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İl :TRABZON Okul :Düzköy Anadolu L�ses�
İlçe:DÜZKÖY Sınav:TÜRKİYE GENELİ 1.DENEME SINAVI

Okul Türü
TYT Puan Sıralı

CPL AND YKS Heps�

TRABZON DÜZKÖY TÜRKİYE GENELİ 1.DENEME SINAVI Sınavı İlçe Derece L�stes�

Genel B�lg�ler TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN EDEBİYAT SOSYAL MATEMATİK FEN Toplam TYT SOZ SAY EA

No Öğr
No Adı Soyadı İl İlçe Okul Sınıf

Şube D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

1 198 UFUK KUM TRABZON DÜZKÖY
Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 34 6 32.5 15 3 14.3 28 2 27.5 9 3 8.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 86 14 82.5 375.007 0.000 0.000 0.000

2 27 MELİSA
ERAYDIN TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 33 7 31.3 13 7 11.3 27 7 25.3 14 5 12.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 87 26 80.5 368.343 0.000 0.000 0.000

3 20 RABİA
KÖROĞLU TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 35 5 33.8 9 7 7.3 19 3 18.3 12 1 11.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 75 16 71.0 336.677 0.000 0.000 0.000

4 271 NEVA BULUT TRABZON DÜZKÖY
Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 33 4 32.0 11 2 10.5 20 4 19.0 9 3 8.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 73 13 69.8 332.498 0.000 0.000 0.000

5 48 MERT
ZAMANİS TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 32 7 30.3 11 6 9.5 21 0 21.0 9 5 7.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 73 18 68.5 328.347 0.000 0.000 0.000

6 503 TÜRKAN
AYGÜN GÜRE TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 34 6 32.5 12 7 10.3 17 1 16.8 10 6 8.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 73 20 68.0 326.656 0.000 0.000 0.000

7 505 KUBİLAY
KARBUZ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 34 6 32.5 16 4 15.0 16 5 14.8 4 2 3.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 70 17 65.8 319.125 0.000 0.000 0.000

8 71 SİBEL
AKYILDIZ TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 33 3 32.3 15 5 13.8 14 3 13.3 7 3 6.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 69 14 65.5 318.289 0.000 0.000 0.000

9 41 AYŞENUR
ÖKSÜZ TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 34 5 32.8 9 3 8.3 16 3 15.3 9 1 8.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 68 12 65.0 316.663 0.000 0.000 0.000

10 21 GÜLÇİN
ÖKSÜZ TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12A 31 8 29.0 10 5 8.8 14 2 13.5 14 3 13.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 69 18 64.5 314.977 0.000 0.000 0.000

11 65 ÇAĞATAY
CİVELEK TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 27 12 24.0 10 3 9.3 23 6 21.5 6 2 5.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 66 23 60.3 300.854 0.000 0.000 0.000

12 520 KARDELEN
ZAFER TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 32 8 30.0 9 8 7.0 18 3 17.3 6 1 5.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 65 20 60.0 300.018 0.000 0.000 0.000

13 51 RÜMEYSA
KÖROĞLU TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 31 7 29.3 5 8 3.0 15 4 14.0 12 3 11.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 63 22 57.5 291.689 0.000 0.000 0.000

14 26 SİNEM
ÖKSÜZ TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 32 7 30.3 9 3 8.3 17 5 15.8 4 3 3.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 62 18 57.5 291.675 0.000 0.000 0.000

15 551 ELİF NAZ
AKDENİZ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 33 6 31.5 15 4 14.0 10 1 9.8 2 1 1.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 60 12 57.0 289.947 0.000 0.000 0.000

16 536 EKİN
CUMHUR TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 31 8 29.0 10 5 8.8 17 1 16.8 3 8 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 61 22 55.5 285.013 0.000 0.000 0.000

17 58 FURKAN
CİVELEK TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 30 5 28.8 11 3 10.3 10 5 8.8 8 3 7.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 59 16 55.0 283.291 0.000 0.000 0.000

18 533 FURKAN
KARBUZ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 35 3 34.3 13 6 11.5 10 6 8.5 1 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 59 17 54.8 282.462 0.000 0.000 0.000

19 511 YASEMİN
AKÇAY TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 29 9 26.8 12 8 10.0 14 2 13.5 3 3 2.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 58 22 52.5 274.988 0.000 0.000 0.000

20 504 NERGİS
KÜÇÜKER TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 27 10 24.5 11 6 9.5 14 5 12.8 6 4 5.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 58 25 51.8 272.483 0.000 0.000 0.000

21 524 ALEYNA
İSHAK TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 32 6 30.5 12 5 10.8 11 4 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 55 15 51.3 270.807 0.000 0.000 0.000

22 64 MELİSA
KÖROĞLU TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 30 7 28.3 11 9 8.8 14 5 12.8 1 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 56 23 50.3 267.497 0.000 0.000 0.000

23 542 MELİKE *
TINTAŞ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 30 8 28.0 11 6 9.5 10 3 9.3 2 0 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 53 17 48.8 262.475 0.000 0.000 0.000

24 525 ZEHRA ÇELİK TRABZON DÜZKÖY
Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 31 9 28.8 7 8 5.0 10 6 8.5 7 3 6.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 55 26 48.5 261.661 0.000 0.000 0.000

25 517 BÜŞRA
ODABAŞ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 24 15 20.3 10 5 8.8 19 2 18.5 2 5 0.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 55 27 48.3 260.853 0.000 0.000 0.000

26 69 MERT EFE
AVCİ TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 34 6 32.5 10 9 7.8 7 2 6.5 1 1 0.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 52 18 47.5 258.312 0.000 0.000 0.000
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27 543 GÜLŞEN
KARBUZ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 29 6 27.5 10 5 8.8 11 0 11.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 50 11 47.3 257.491 0.000 0.000 0.000

28 94 BARIŞ UTKU
SERDAR TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 29 8 27.0 8 4 7.0 14 6 12.5 1 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 52 20 47.0 256.674 0.000 0.000 0.000

29 552 ALEYNA
AKÇAY TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 30 8 28.0 11 7 9.3 10 4 9.0 1 1 0.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 52 20 47.0 256.644 0.000 0.000 0.000

30 498 MİRAY
TOPCU TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 34 4 33.0 9 8 7.0 1 0 1.0 6 0 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 50 12 47.0 256.618 0.000 0.000 0.000

31 65 DAVUT
ADEMOĞLU TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 31 9 28.8 12 8 10.0 9 7 7.3 1 1 0.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 53 25 46.8 255.799 0.000 0.000 0.000

32 529 RABİA
ODABAŞ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 29 8 27.0 6 10 3.5 12 5 10.8 6 6 4.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 53 29 45.8 252.517 0.000 0.000 0.000

33 52 ENES OCAK TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 34 6 32.5 13 7 11.3 0 0 0.0 3 4 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 50 17 45.8 252.425 0.000 0.000 0.000

34 546 SEMANUR
AYDIN TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 27 10 24.5 6 6 4.5 14 5 12.8 3 2 2.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 50 23 44.3 247.522 0.000 0.000 0.000

35 73 CANER
BEKTAŞ TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12A 23 7 21.3 14 5 12.8 11 4 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48 16 44.0 246.625 0.000 0.000 0.000

36 208 ECE NUR
KÖR TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12A 30 8 28.0 7 6 5.5 10 2 9.5 1 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48 18 43.5 245.006 0.000 0.000 0.000

37 68 DAMLA
KODALAK TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 27 11 24.3 5 5 3.8 10 0 10.0 6 3 5.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48 19 43.3 244.177 0.000 0.000 0.000

38 565 SEVDA
BEKAR TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 36 4 35.0 8 10 5.5 3 1 2.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 47 15 43.3 244.146 0.000 0.000 0.000

39 538 KARDELEN
ASAN TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 31 8 29.0 10 9 7.8 6 0 6.0 1 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48 19 43.3 244.143 0.000 0.000 0.000

40 559 FURKAN
CİVELEK TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 32 3 31.3 8 4 7.0 6 5 4.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 46 12 43.0 243.311 0.000 0.000 0.000

41 86 ADEM
BEKTAŞ TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 29 6 27.5 10 6 8.5 6 5 4.8 3 6 1.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48 23 42.3 240.797 0.000 0.000 0.000

42 514 TAHSİN
DÜLGER TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 30 7 28.3 13 6 11.5 3 3 2.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 46 16 42.0 239.936 0.000 0.000 0.000

43 71 SELİM KARAL TRABZON DÜZKÖY
Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 23 10 20.5 11 6 9.5 9 3 8.3 5 6 3.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 48 25 41.8 239.133 0.000 0.000 0.000

44 564 BUKET
TURALİ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 30 7 28.3 7 5 5.8 6 2 5.5 2 0 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 45 14 41.5 238.318 0.000 0.000 0.000

45 83 YUSUF
KARAL TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12A 29 8 27.0 9 11 6.3 8 3 7.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 46 22 40.5 234.992 0.000 0.000 0.000

46 95 İBRAHİM
BARUTCU TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12A 28 7 26.3 11 5 9.8 5 3 4.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 44 15 40.3 234.122 0.000 0.000 0.000

47 555 ŞULE
BAYRAKTAR TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 23 6 21.5 8 6 6.5 11 0 11.0 1 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 43 14 39.5 231.671 0.000 0.000 0.000

48 561 GÜLCEMAL
ŞAHİN TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 26 10 23.5 10 9 7.8 6 3 5.3 3 2 2.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 45 24 39.0 229.968 0.000 0.000 0.000

49 499 GÖKDENİZ
KARBUZ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 29 11 26.3 12 6 10.5 2 1 1.8 1 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 44 20 39.0 229.939 0.000 0.000 0.000

50 77 ÖNDER Y* İN
K* AL TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12A 25 15 21.3 12 8 10.0 7 2 6.5 1 0 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 45 25 38.8 229.127 0.000 0.000 0.000

51 64 GÖKDENİZ
BAK* TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 30 9 27.8 11 8 9.0 0 2 0.0 3 4 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 44 23 38.8 229.106 0.000 0.000 0.000

52 70 NİSA
ARSLANTÜRK TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 33 3 32.3 8 8 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 41 11 38.3 227.464 0.000 0.000 0.000

53 67 ESER GÖRO
LU TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 29 9 26.8 4 7 2.3 6 3 5.3 5 5 3.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 44 24 38.0 226.671 0.000 0.000 0.000

54 556 UMUT
ÇAKMAK TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 27 10 24.5 9 6 7.5 6 2 5.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 42 18 37.5 224.976 0.000 0.000 0.000

55 74 NAZLICAN
BAHRAM TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12A 29 4 28.0 11 6 9.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 40 10 37.5 224.940 0.000 0.000 0.000

https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262309&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262309&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262280&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262280&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262331&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262331&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262323&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262323&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262334&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262334&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262314&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262314&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262335&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262292&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262292&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262257&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262257&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262259&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262259&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262274&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262274&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262333&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262333&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262326&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262326&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262317&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262317&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262275&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262275&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262297&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262297&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262268&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262310&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262310&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262256&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262256&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262258&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262258&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262294&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262294&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262315&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262315&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262328&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262328&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262263&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262263&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262342&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262342&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262336&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262336&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262276&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262276&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262307&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262307&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262260&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262260&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
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56 557 BEYZANUR
BABUŞCU TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 28 10 25.5 8 9 5.8 5 0 5.0 1 1 0.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 42 20 37.0 223.318 0.000 0.000 0.000

57 550 MUSTAFA
TÜRKYILMAZ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 23 12 20.0 11 6 9.5 8 3 7.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 42 21 36.8 222.469 0.000 0.000 0.000

58 93 CANER
CİVELEK TRABZON DÜZKÖY

Nazım
Kayhan
Meslek�
ve Tekn�k
Anadolu
L�ses�

12A 29 9 26.8 9 7 7.3 3 4 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 41 20 36.0 219.963 0.000 0.000 0.000

59 500 BEGÜM
UYGUN TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 27 13 23.8 8 11 5.3 5 1 4.8 3 5 1.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 43 30 35.5 218.318 0.000 0.000 0.000

60 0 HAVVA
TOPKAR TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 26 8 24.0 9 6 7.5 4 3 3.3 1 1 0.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 40 18 35.5 218.298 0.000 0.000 0.000

61 68 YAVUZ
KUDRET TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 25 4 24.0 9 8 7.0 3 1 2.8 2 4 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 39 17 34.8 215.799 0.000 0.000 0.000

62 541 SAADET
YAVUZ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 28 8 26.0 5 5 3.8 3 1 2.8 3 5 1.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 39 19 34.3 214.154 0.000 0.000 0.000

63 80 SÜLEYMAN
YAĞCİ TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 24 8 22.0 8 11 5.3 4 0 4.0 3 2 2.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 39 21 33.8 212.480 0.000 0.000 0.000

64 537 MERVE
DURMUŞ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 19 16 15.0 5 10 2.5 13 8 11.0 6 4 5.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 43 38 33.5 211.689 0.000 0.000 0.000

65 0 ECE
KÜÇÜKER TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 27 9 24.8 9 9 6.8 0 0 0.0 2 0 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 38 18 33.5 211.621 0.000 0.000 0.000

66 531 GAMZE KUŞ TRABZON DÜZKÖY
Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 26 11 23.3 6 9 3.8 8 7 6.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 40 29 33.3 210.838 0.000 0.000 0.000

67 85 EREN
KÖROĞLU TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 24 11 21.3 9 3 8.3 3 2 2.5 1 3 0.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 37 19 32.3 207.457 0.000 0.000 0.000

68 500 ENES BİRİNCİ TRABZON DÜZKÖY
Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 22 8 20.0 5 7 3.3 9 1 8.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 36 16 32.0 206.684 0.000 0.000 0.000

69 515 ÖMER
SERDAR TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12A 20 12 17.0 7 10 4.5 11 3 10.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 38 27 31.8 205.848 0.000 0.000 0.000

70 103 ALİ EREN
KARAL TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12C 23 9 20.8 9 9 6.8 3 1 2.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35 19 30.3 200.802 0.000 0.000 0.000

71 497 MELEK AYDİN TRABZON DÜZKÖY
Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 25 12 22.0 9 9 6.8 0 2 0.0 2 4 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 36 27 29.8 199.123 0.000 0.000 0.000

72 28 HABİBE
BEKTAŞOĞLU TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 20 14 16.5 13 7 11.3 2 0 2.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35 21 29.8 199.101 0.000 0.000 0.000

73 123 ALİHAN KURU TRABZON DÜZKÖY
Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 21 15 17.3 7 8 5.0 8 3 7.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 36 26 29.5 198.332 0.000 0.000 0.000

74 96 BERKANT
OCAK TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12C 24 12 21.0 8 10 5.5 2 6 0.5 1 1 0.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 35 29 27.8 192.467 0.000 0.000 0.000

75 51 RASİM EMRE
ŞİMŞEK TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 18 9 15.8 7 12 4.0 6 0 6.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 31 21 25.8 185.834 0.000 0.000 0.000

76 150 KEREM TRABZON DÜZKÖY

Nazım
Kayhan
Meslek�
ve Tekn�k
Anadolu
L�ses�

12A 14 6 12.5 8 5 6.8 4 2 3.5 1 2 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27 15 23.3 177.470 0.000 0.000 0.000

77 98 CEREN
BAHRAM TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12A 20 11 17.3 4 10 1.5 4 1 3.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28 22 22.5 175.008 0.000 0.000 0.000

78 567 LALE TRABZON DÜZKÖY
Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12B 23 13 19.8 4 14 0.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27 27 20.3 167.500 0.000 0.000 0.000

79 114 MİRAÇ
ŞENTÜRK TRABZON DÜZKÖY

Nazım
Kayhan
Meslek�
ve Tekn�k
Anadolu
L�ses�

12A 19 7 17.3 1 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20 11 17.3 157.503 0.000 0.000 0.000

80 104 SÜMEYYE K*
A TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 19 13 15.8 4 13 0.8 1 1 0.8 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24 28 17.3 157.501 0.000 0.000 0.000

81 55 SÜMEYYE
AKGÜMÜŞ TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 17 19 12.3 8 12 5.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25 31 17.3 157.468 0.000 0.000 0.000

82 99 ESER
ERAYDIN TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12C 18 8 16.0 3 8 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21 16 17.0 156.663 0.000 0.000 0.000

83 140 BÜŞRA OCAK TRABZON DÜZKÖY Çayırbağı
Çok

12C 17 14 13.5 4 12 1.0 2 2 1.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23 28 16.0 153.335 0.000 0.000 0.000
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https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262302&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262351&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262351&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262311&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262311&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262318&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262318&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262345&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262345&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262300&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262300&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262279&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262279&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262301&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262301&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262330&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262330&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262304&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262266&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262266&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262329&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262308&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
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https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262290&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262283&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
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Programlı
L�ses�

84 60 ŞEYMANUR
DEMİRCİ TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 16 18 11.5 3 8 1.0 0 0 0.0 1 0 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20 26 13.5 144.993 0.000 0.000 0.000

85 106 BUSENUR
BİRİNCİ TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12C 16 12 13.0 3 12 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19 24 13.0 143.335 0.000 0.000 0.000

86 545 ZEHRA TAYAR TRABZON DÜZKÖY
Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 15 17 10.8 5 14 1.5 1 1 0.8 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21 33 13.0 143.328 0.000 0.000 0.000

87 165 HAMZA
ZAFER TRABZON DÜZKÖY

Nazım
Kayhan
Meslek�
ve Tekn�k
Anadolu
L�ses�

12A 11 8 9.0 3 12 0.0 3 1 2.8 1 1 0.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18 22 12.5 141.678 0.000 0.000 0.000

88 63 ASLI KARAL TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 13 14 9.5 0 5 0.0 0 0 0.0 2 1 1.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15 20 11.3 137.498 0.000 0.000 0.000

89 126 ŞERMİN KÖR TRABZON DÜZKÖY
Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12C 16 22 10.5 4 13 0.8 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20 39 11.3 137.497 0.000 0.000 0.000

90 116 ELMAS GÖR TRABZON DÜZKÖY
Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12C 14 19 9.3 5 13 1.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19 32 11.0 136.656 0.000 0.000 0.000

91 509 SAMET AYDIN TRABZON DÜZKÖY
Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 10 20 5.0 6 8 4.0 2 2 1.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 18 30 10.5 134.980 0.000 0.000 0.000

92 133 MİRAÇ OCAK TRABZON DÜZKÖY

Nazım
Kayhan
Meslek�
ve Tekn�k
Anadolu
L�ses�

12A 10 13 6.8 5 5 3.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15 18 10.5 134.976 0.000 0.000 0.000

93 207 ENES ZAFER TRABZON DÜZKÖY

Nazım
Kayhan
Meslek�
ve Tekn�k
Anadolu
L�ses�

12A 11 17 6.8 5 15 1.3 3 7 1.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19 39 9.3 130.831 0.000 0.000 0.000

94 152 ÖZNUR
BAROTCU TRABZON DÜZKÖY

Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12C 11 19 6.3 4 6 2.5 1 3 0.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16 28 9.0 129.985 0.000 0.000 0.000

95 59 MİRAÇ
DEMİRCİ TRABZON DÜZKÖY

Mehmet
Akkaya
Anadolu
İmam
Hat�p
L�ses�

12A 10 15 6.3 2 8 0.0 0 0 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12 28 6.3 120.834 0.000 0.000 0.000

96 119 CANAN OCAK TRABZON DÜZKÖY
Çayırbağı
Çok
Programlı
L�ses�

12C 9 18 4.5 3 7 1.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12 25 5.8 119.159 0.000 0.000 0.000

97 544 AZRA
KARAKAŞ TRABZON DÜZKÖY

Düzköy
Anadolu
L�ses�

12B 4 27 0.0 4 9 1.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8 36 1.8 105.821 0.000 0.000 0.000
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https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262285&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262319&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262350&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262350&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
https://adz.okulsonuc.com//yntc/karne.php?ref=262338&tur=YKS&karne=1&sinav=TG-01&sinif=12
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