
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON DÜZKÖY ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 37 37 1569 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 20,6512,89 17,43 1,81 1,97 1,32 2,27 1,35 1,93 2,76 1,27 2,44 4,00 0,81 3,80 0,00 0,00 0,00 6,00 1,78 5,55 0,68 0,08 0,66 0,97 1,30 0,65 1,54 0,86 1,32 1,22 0,65 1,05 41,9022,96 36,15 236,020

KATILIMLAR

1 27 MELİSA ERAYDIN 12B 29 9 26,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 3 19,25 7 0 7,00 2 3 1,25 5 2 4,50 5 0 5,00 83 19 78,25 375,268 7692

2 21 GÜLÇİN ÖKSÜZ 12B 33 7 31,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 3 6,25 4 0 4,00 3 3 2,25 4 2 3,50 5 1 4,75 71 19 66,25 338,433 15294

3 198 UFUK KUM 11B 33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 70 18 65,50 335,888 15979

4 51 RÜMEYSA KÖROĞLU 12B 32 5 30,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 1 3 0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 63 18 58,50 314,973 22158

5 20 RABİA KÖROĞLU 12B 28 12 25,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 3 12,25 1 3 0,25 3 4 2,00 4 2 3,50 64 28 57,00 311,120 23536

6 65 ÇAĞATAY CİVELEK 12B 24 10 21,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 23 2 22,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 62 23 56,25 309,240 24221

7 271 NEVA BULUT 11B 31 4 30,00 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 59 14 55,50 305,880 25497

8 41 AYŞENUR ÖKSÜZ 12B 29 7 27,25 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 58 13 54,75 304,083 26213

9 58 FURKAN CİVELEK 12B 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 3 7,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 58 20 53,00 298,935 28255

10 48 MERT ZAMANİS 12B 21 14 17,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 3 14,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 57 27 50,25 291,710 31367

11 68 DAMLA KODALAK 12B 27 12 24,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 1 11,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 56 22 50,50 291,570 31425

12 26 SİNEM ÖKSÜZ 12B 28 11 25,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 1 8,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 54 17 49,75 289,153 32429

13 67 ESER GÖRO LU 12B 28 9 25,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 7 0 7,00 4 3 3,25 2 2 1,50 3 1 2,75 55 22 49,50 288,443 32713

14 71 SELİM KARAL 12B 27 12 24,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 9 2 8,50 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 49 27 42,25 266,625 43577

15 85 EREN KÖROĞLU 12B 26 10 23,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 47 20 42,00 266,015 43909

16 66 İSMAİL ENES KÖROĞLU 12B 24 8 22,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 41 14 37,50 252,530 51225

17 79 SAMETEKÖROĞLU 12B 26 14 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 9 1 8,75 1 0 1,00 1 2 0,50 44 27 37,25 251,590 51749

18 94 BARIŞ SERDAR 12B 19 15 15,25 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 43 30 35,50 247,368 54157

19 77 ÖND*  YASİN KARAL 12A 18 13 14,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 19 33,25 240,568 58150

20 103 ALİ EREN KARAL 12C 20 8 18,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 36 13 32,75 238,565 59326

21 64 MELİSA KÖROĞLU 12B 19 18 14,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 39 26 32,50 238,385 59450

22 1 BEDİRHAN 12B 10 2 9,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 1 7,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 36 15 32,25 238,290 59515

23 0 İBRAHM BARUTCU 12A 22 13 18,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 6 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 38 23 32,25 237,038 60249

24 74 NAZLICAN BAHRAM 12A 21 13 17,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 36 17 31,75 235,658 61061

25 83 YUSUF KARAL 12A 21 15 17,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 26 30,50 231,888 63285

26 73 CANER BEKTAŞ 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 1 1 0,75 36 27 29,25 228,190 65504

27 96 BERKANT OCAK 12C 14 23 8,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 30 25,50 217,918 71447

28 93 CANERRR 12A 19 17 14,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 24 25,00 215,613 72700

29 99 ESER ERAYDIN 12C 17 9 14,75 1 2 0,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 20 21,00 203,483 79373
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON DÜZKÖY ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 37 37 1569 105637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4511,34 18,61 1,95 1,82 1,50 2,08 1,37 1,74 2,45 1,33 2,12 3,76 0,61 3,61 0,01 0,00 0,00 7,19 3,28 6,37 1,28 0,41 1,18 1,37 1,65 0,96 1,71 0,95 1,47 1,62 1,11 1,35 44,8723,87 38,91 251,960

Okul Ortalaması 20,6512,89 17,43 1,81 1,97 1,32 2,27 1,35 1,93 2,76 1,27 2,44 4,00 0,81 3,80 0,00 0,00 0,00 6,00 1,78 5,55 0,68 0,08 0,66 0,97 1,30 0,65 1,54 0,86 1,32 1,22 0,65 1,05 41,9022,96 36,15 236,020

KATILIMLAR

30 106 BUSENUR BİRİNCİ 12C 13 13 9,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 21 16 17,00 192,073 84817

31 159 GÜR *N BAYRAM 12C 14 16 10,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 26 15,50 187,530 86913

32 152 ÖZNUR B*O TCU 12C 7 18 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 16 25 9,75 171,160 93294

33 116 ELMAS GÖR 12C 9 15 5,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 13 28 6,00 159,438 96942

34 119 CANAN OCAK 12C 8 17 3,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 12 26 5,50 158,113 97291

35 104 SÜMEYYE KAYA 12C 5 23 -0,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 16 33 7,75

36 140 BÜŞRA OCAK 12C 7 27 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 41 5,75

37 126 ŞERMİN KÖR 12C 7 27 0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 14 37 4,75
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BULUT 271 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,880 251,960 2 7 7 389 25497

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 2 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 30,62 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,88 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,93 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,38 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,38 9,49 8,97

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,62 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,66 1,18

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 12,62 6,21 7,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,65 0,96

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,88 1,32 1,47

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,88 1,05 1,35

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,88 3,03 3,78

Toplam: 120 59 14 55,50 46 60,50 36,15 38,90

TYT Türkçe dBCD CBADED CBEADDCCED CDCbCDAD bBdDCAB 

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DC   dcc CDECcAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD D  DDB    dB  CB dC c   C            

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  e     C cE aE    BA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 20 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK KUM 198 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,888 251,960 1 3 3 257 15979

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 2 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,62 17,43 18,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,12 1,93 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,38 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,38 9,49 8,97

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,62 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,66 1,18

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 12,62 6,21 7,55

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,12 0,65 0,96

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,88 1,32 1,47

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,88 1,05 1,35

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,88 3,03 3,78

Toplam: 120 70 18 65,50 55 60,50 36,15 38,90

TYT Türkçe CdCDdCBADEDECBEAaDCCEDCCaCbCeADEDBADCAdD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCABE   DCDECAAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  DAaACDDB   EE  dC  dCCB CaC C          

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cB  b  Ccc  aE D E c

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 25 5 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER BEKTAŞ 73 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,190 251,960 5 26 26 1027 65504

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 6 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 16,62 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,92 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,12 1,93 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,79 9,49 8,97

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 0,46 5,55 6,37

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,29 0,66 1,18

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 0,75 6,21 7,55

Toplam: 120 36 27 29,25 24 30,33 36,15 38,90

TYT Türkçe C DaBbBC   cEeDDdbEaCeDab DADEDBbbCAdc E

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABde ADeaaCdAaDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   A D a    b   e          d Ba b D      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 15 13 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANERRR 93 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,613 251,960 6 28 28 1147 72700

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 6 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 16,62 17,43 18,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,92 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,12 1,93 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,17 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,79 9,49 8,97

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,66 1,18

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,75 6,21 7,55

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,21 0,65 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,50 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,05 1,35

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,17 3,03 3,78

Toplam: 120 31 24 25,00 21 30,33 36,15 38,90

TYT Türkçe CeCDaCBdeE  aBE aDCCEaCCDaeeeeDbcdA aAdD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DC  E  cDdaaCdAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik              a                          

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  B  e               

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 12 16 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHM BARUTCU 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,038 251,960 2 23 23 931 60249

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 6 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 16,62 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,92 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,12 1,93 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,17 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,79 9,49 8,97

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,46 5,55 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,29 0,66 1,18

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 0,75 6,21 7,55

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,21 0,65 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,46 1,05 1,35

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,17 3,03 3,78

Toplam: 120 38 23 32,25 27 30,33 36,15 38,90

TYT Türkçe CdDCaABe   BEADDCCcabCc DeDAD ecADbbcDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal A bD ADCa C Aa DEaAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   Ab  b    d   e          d Ba   D      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen       E     C       

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 12 16 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN BAHRAM 74 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,658 251,960 3 24 24 948 61061

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 6 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 16,62 17,43 18,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,12 1,93 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,58 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,79 9,49 8,97

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,21 0,65 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,46 1,05 1,35

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,17 3,03 3,78

Toplam: 120 36 17 31,75 26 30,33 36,15 38,90

TYT Türkçe CBDCabBC  C  ceDCdaDCCDdcbDADbacADCAdD  

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal eBEDC DC  bAAEbDECAd     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Fen             C    A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 17 13 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖND*  YASİN KARAL 77 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,568 251,960 1 19 19 897 58150

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 6 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 16,62 17,43 18,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,12 1,93 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,79 9,49 8,97

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,66 1,18

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,75 6,21 7,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,65 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,46 1,05 1,35

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,17 3,03 3,78

Toplam: 120 38 19 33,25 28 30,33 36,15 38,90

TYT Türkçe dBCDeac  EaECeEA D C DCaDbb cccbDBADC   

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCAeEdEADCDECdAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D              a         e             

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  e     C           A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 30 12 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARAL 83 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,888 251,960 4 25 25 986 63285

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 6 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 16,62 17,43 18,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 1,93 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,17 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,58 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,79 9,49 8,97

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,66 1,18

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,75 6,21 7,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,65 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,50 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,46 1,05 1,35

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,17 3,03 3,78

Toplam: 120 37 26 30,50 25 30,33 36,15 38,90

TYT Türkçe CBDCBABC  Cc daDCdEDCdaCb beDdbeAbCAceDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dBEDCbDCaECeAaaDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik                  d     e    Ba          

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen      e        b  A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 12 16 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ÖKSÜZ 41 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,083 251,960 6 8 8 400 26213

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 58 13 54,75 46 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe  BCDdCBADEDECBEAaDCCEDCCDdbCDADEDc   bdD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal   A Ea  D DEC AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD    D        eBC    C E  CB           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  B     CDcEAaECa  aA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 16 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ SERDAR 94 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,368 251,960 16 18 18 829 54157

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 43 30 35,50 30 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe C DCeABC  aB eeDCCEDedDdeeecDEecbDCAcD  

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeEabADC  CAAEaDECAd     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik   ACbDbe   d   C          B B           

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  daeeeEBb B C    A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 14 16 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 0 23
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN 1 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,290 251,960 18 22 22 918 59515

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 2 9,50 24 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 36 15 32,25 27 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe C DaB BC   e     C DC D               D 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dc  eADC ECcAaDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    CDDDC      BCdE               D      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen     eaEcE   C dcaeDC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 30 3 0 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞATAY CİVELEK 65 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,240 251,960 5 6 6 367 24221

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 62 23 56,25 47 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe eBCD CccDE ECBE eDCCcDCCDdb D cbDBbDCA D

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal a d d  A baaC dAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CDADACDDBE DEEBdBCdEECCBEC     C E D    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB  a  Cc  Ad  D   c

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 15 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KODALAK 68 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,570 251,960 9 11 11 477 31425

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 56 22 50,50 42 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CcDCBABdDE BEADcCCEDdCadeCacDbbBADCABDDa

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal d  D  DbC CcAE DECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACD DC  E BeBC     B    B             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen    e Bcc  BECD cBdc 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 20 10 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 0 23
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KÖROĞLU 85 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,015 251,960 13 15 15 657 43909

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 47 20 42,00 35 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CeCDBCBADEDcdBEeDDbCEDC DCbaaA   cADCAdD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DddcE cADCDa dAAADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik C     D B        C    b     e           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EB A D C        C  c

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 18 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER GÖRO LU 67 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,443 251,960 11 13 13 490 32713

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 55 22 49,50 41 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CBCDBCcdDED dB eDDbCEDCCDdeCaADEDcA CABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DddcE cADCDa dAAADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D    D B   E B  C          B           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen EBeADeeC cc  E  CcBA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 24 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN CİVELEK 58 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,935 251,960 7 9 9 436 28255

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 58 20 53,00 44 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CdDaBABCD CBEeDDCCEDCdDCDbb DbDBeDCAaDDd

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDC DCCbCAA DDEdAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    CDDDC  Ebc BC          d             

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen cAD ee  E a C C aA  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 20 8 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 0 23
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN ÖKSÜZ 21 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,433 251,960 2 2 2 245 15294

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 71 19 66,25 55 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CBDCBcBCDECBEAaDCCEDCaDCbCbdDEDBADdABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AaE CADCa CdAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    ba DC  E  eBC   C        B  E D EB   

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  bDDeBcca BECDCdBADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 23 7 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ENES KÖROĞLU 66 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,530 251,960 14 16 16 774 51225

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 41 14 37,50 31 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CBCDeCa D  EaB bDDC EDCdDCbCDcDb BADCA  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal    e d A C E  A ADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D           a     EE   E e          E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen E  e   Cc       C  A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 30 18 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ERAYDIN 27 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,268 251,960 1 1 1 130 7692

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 83 19 78,25 65 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CBDCBAedDECBE aDCdEDCCDCbab DdDBADCAaDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal A E eADCd CAAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDDCA aEB BC E CCBECeC  BaBEBD E CC 

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen bbD  BcBbABECcC BADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 21 7 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KÖROĞLU 64 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,385 251,960 17 21 21 915 59450

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 39 26 32,50 27 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CaDaaAdabEbeEdaDCCEaCCDaD Ddbb BADCeeDe 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal d EaC  CdaCeAE DECAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDaDC  b                        E    

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen             C    AD 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 16 10 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ZAMANİS 48 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,710 251,960 8 10 10 474 31367

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 57 27 50,25 42 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CcDCBAeC  CBE cDCaEaeaDacbDADbcBeDbA DD 

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal b ED A Cd CeAEbDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDDC  ca CBCBEE  BE e          E  aA

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  e  eBEaE  ECDe aA  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 13 15 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 0 62
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KÖROĞLU 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,120 251,960 4 5 5 354 23536

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 64 28 57,00 48 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CccCBeedDECBEAaDCCEDedDCbCDbDEbBADCABDDa

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal AeED ADCeECAAaDDEdAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  D  DDDC     eBCdd CCB   CB B           

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen  bb  BccEAaaCeecBADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 22 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KÖROĞLU 51 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,973 251,960 3 4 4 331 22158

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 63 18 58,50 49 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CBCD Cc DEDECeEADDCCED CDCDCDeDcbBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal D decC cDCDaCAAeADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DAC      E Be C     B    B           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBc b  CDcdABECD cB 

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 24 5 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 0 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMETEKÖROĞLU 79 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,590 251,960 15 17 17 787 51749

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 44 27 37,25 31 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CBDCBAeCDECBcADcdedcCbDCbabeDdDBADCAaDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dcEDdADbCcb d  DbdeA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  DACDDD     B BC          a      D      

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen bbD                 

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 30 17 13 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 0 23
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM KARAL 71 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,625 251,960 12 14 14 647 43577

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 49 27 42,25 35 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe CeCDBCBADEDECBEADcdedcC DCbabeDdDBADCAaD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DddcECcADb     AeDbd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik  D  ACDD      BCdC     B    d      D    

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen cBbbD cC    d   C  A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 30 17 12 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 1 23
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ÖKSÜZ 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,153 251,960 10 12 12 487 32429

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 18 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,88 17,43 18,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,32 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,24 1,93 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,61 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,14 9,49 8,97

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,46 5,55 6,37

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,26 0,66 1,18

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 10,72 6,21 7,55

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,19 0,65 0,96

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,29 1,32 1,47

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,85 1,05 1,35

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 5,33 3,03 3,78

Toplam: 120 54 17 49,75 41 49,07 36,15 38,90

TYT Türkçe deCDBCcdD DECBEAaDCCEDCCaCbCbdDEDcADCAdD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal  C  d   DbDECeAdADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik CD DA  DB   a B BC                 D E  

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen Ee  D  C     E     A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 22 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN KARAL 103 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,565 251,960 1 20 20 913 59326

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,45 9,49 8,97

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 0,66 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,66 1,18

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 0,64 6,21 7,55

Toplam: 120 36 13 32,75 27 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe eBCDB BA E  be ecDCCEDCdDC  D Db BeD  B 

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal  dAeEdbADC ECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik     A  D         C                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 12 4 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT OCAK 96 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,918 251,960 2 27 27 1127 71447

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 6,45 9,49 8,97

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,66 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,66 1,18

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 0,64 6,21 7,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,65 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 1,05 1,35

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,11 3,03 3,78

Toplam: 120 33 30 25,50 21 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe eddDeCBAeE  Cc ccaCdcDCCaCbaDdDceBebbddb

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DaABd EADCDECeAAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik e   A   B       B   a                   

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  e                 e

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 6 24 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENUR BİRİNCİ 106 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,073 251,960 4 30 30 1354 84817

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,45 9,49 8,97

Toplam: 120 21 16 17,00 14 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe CeDCc Ba  CB caDCbEeCdaaD e Db    Cc    

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal eBd       CcAE  ECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 8 7 27

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA OCAK 140 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 27 0,25 1 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,45 9,49 8,97

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,66 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,66 1,18

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,64 6,21 7,55

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,65 0,96

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,09 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 1,05 1,35

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,11 3,03 3,78

Toplam: 120 16 41 5,75 5 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe d bDebeAcdc ae ccDbaceeaDdD e eEcBe abde

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCedbddbDC aCbAbADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik                d                        

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  e       cb         

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 5 19 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN OCAK 119 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,113 251,960 8 34 34 1511 97291

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 6,45 9,49 8,97

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,65 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 1,05 1,35

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,11 3,03 3,78

Toplam: 120 12 26 5,50 5 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe  eDaddda   B dDDeec dCD e b aEDee d     

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal e ca b a d  A  DdCAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Fen             d       

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 5 11 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELMAS GÖR 116 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,438 251,960 7 33 33 1508 96942

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 13 0,75 4 6,45 9,49 8,97

Toplam: 120 13 28 6,00 5 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe bcDb AaC   cEA  CebbaCea  D ecbd       E

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal dede cDCbcbebE  cdbA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 30 1 11 3

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER ERAYDIN 99 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,483 251,960 3 29 29 1273 79373

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,45 9,49 8,97

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,66 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,66 1,18

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,64 6,21 7,55

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,09 0,65 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 1,05 1,35

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,11 3,03 3,78

Toplam: 120 26 20 21,00 18 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe eBCD CBc E  aB A bCCaDCCDdb D DEec      

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal b  Bd bdDCDaCed A E      

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik   d     B        Cc                     

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen        d           c

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 6 8 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜR *N BAYRAM 159 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,530 251,960 5 31 31 1382 86913

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,45 9,49 8,97

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,65 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,09 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,07 1,05 1,35

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,11 3,03 3,78

Toplam: 120 22 26 15,50 13 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe ecCDBCae c  ae ebadCEDCdDCD bdD DcbD    

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal eCdcb   De E cAAbDbC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Fen  e     C        e   

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 13 6 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR B*O TCU 152 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,160 251,960 6 32 32 1475 93294

Puanı Hesaplanan: 34 34 1532 101706

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 18 2,50 6 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,45 9,49 8,97

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,66 5,55 6,37

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,66 1,18

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,64 6,21 7,55

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,09 0,65 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 1,05 1,35

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,11 3,03 3,78

Toplam: 120 16 25 9,75 8 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe eBbD   A    de cb Ceca  baD e  bace bABe

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal ebd ECcA C E    AaEa     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik e   A                                   

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 30 6 15 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERMİN KÖR 126 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 27 0,25 1 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,45 9,49 8,97

Toplam: 120 14 37 4,75 4 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe ecDeadee  ee cebCddDCebdD b DdeceDbbce d

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal d  abbDe dCdAEcDcCAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 7 19 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KAYA 104 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 11 37 37 1569 105637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 23 -0,75 -2 6,55 17,43 18,61

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,16 1,32 1,50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,93 1,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,95 2,44 2,12

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,86 3,80 3,61

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,45 9,49 8,97

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,66 5,55 6,37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,66 1,18

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,64 6,21 7,55

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,09 0,65 0,96

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,09 1,32 1,47

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,07 1,05 1,35

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,11 3,03 3,78

Toplam: 120 16 33 7,75 6 13,75 36,15 38,90

TYT Türkçe ecDa dBe  ac c Dbbdae DdDebd  a   bbce d

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal de abA CCaC AE aECAb     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik                         a       e       

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen      eE E           

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 3 19 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

