
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON DÜZKÖY ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 40 94 1614 191919

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,00 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,88 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,78 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,97 34,92 240,850

Okul Ortalaması 21,7312,30 18,65 2,93 1,40 2,58 1,40 1,48 1,03 2,00 1,63 1,59 3,65 0,95 3,41 0,00 0,00 0,00 3,08 1,90 2,60 0,75 0,00 0,75 0,35 1,03 0,09 1,60 0,30 1,52 0,75 0,65 0,59 38,2421,64 32,81 235,250

KATILIMLAR

1 41 AYŞENUR ÖKSÜZ 12B 35 1 34,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 14 0 14,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 78 1 77,75 372,648 5116

2 0 MELİSA ERAYDIN 12B 33 7 31,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 3 4 2,00 5 1 4,75 4 2 3,50 67 25 60,75 321,813 20209

3 20 RABİA KÖROĞLU 12B 36 3 35,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 7 1 6,75 2 0 2,00 4 0 4,00 1 3 0,25 60 11 57,25 310,483 25851

4 21 GÜLÇİN ÖKSÜZ 12B 30 9 27,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 6 0 6,00 6 0 6,00 61 17 56,75 310,248 25966

5 198 UFUK KUM 11B 33 6 31,50 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 58 17 53,75 300,350 31780

6 65 ÇAĞATAY CİVELEK 12B 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 14 2 13,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 56 20 51,00 293,080 36715

7 67 ESER GÖROĞLU 12B 30 10 27,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 2 4,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 54 25 47,75 282,850 44830

8 81 BEDİRHAN KARAL 12B 31 6 29,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 50 14 46,50 278,635 48751

9 64 MELİSA KÖROĞLU 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 49 24 43,00 269,023 58702

10 26 SİNEM ÖKSÜZ 12B 29 10 26,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 47 16 43,00 268,475 59358

11 71 SELİN KARAL 12B 23 12 20,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 2 4,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 47 25 40,75 262,615 66301

12 51 RÜMEYSA KÖROĞLU 12B 26 12 23,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 46 24 40,00 259,960 69756

13 79 SAMET KÖROĞLU   28 12 25,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 45 23 39,25 257,355 73153

14 0 BARIŞ SERDAR 12B 24 11 21,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 42 17 37,75 253,423 78363

15 48 MERT ZAMANİS 12B 24 14 20,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 5 3 4,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 43 27 36,25 248,910 84658

16 66 İSMAİL ENES KÖROĞLU 12B 23 5 21,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 38 8 36,00 248,013 85928

17 68 DAMLA KODALAK 12B 23 11 20,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 41 22 35,50 246,748 87748

18 86 ADEM BEKTAŞ 12B 23 11 20,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 40 24 34,00 242,168 94498

19 58 FURKAN CİVELEK 12B 24 12 21,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 39 21 33,75 241,225 95842

20 0 CANER BEKTAŞ   26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 4 0,00 38 19 33,25 239,393 98511

21 74 NAZLICAN BAHRAM 12A 24 13 20,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 37 19 32,25 236,698 102419

22 83 YUSUF KARAL 12A 22 8 20,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 13 31,75 235,275 104395

23 271 NEVA BULUT 11B 20 14 16,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 1 3 0,25 39 30 31,50 235,125 104591

24 103 ALİ EREN KARAL 12C 21 10 18,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 33 17 28,75 226,420 116915

25 80 SÜLEYMAN YAĞCİ 12A 20 8 18,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 17 27,75 223,435 120954

26 77 ÖNDER YASİN KARAL 12A 18 14 14,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 31 15 27,25 222,450 122402

27 85 EREN GÖROĞLU 12B 15 18 10,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 34 31 26,25 220,040 125600

28 99 ESER ERAYDIN 12C 19 11 16,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 18 25,50 216,888 129867

29 93 CANER CİVELEK 12A 18 16 14,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 23 25,25 216,475 130352
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TRABZON DÜZKÖY ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 40 94 1614 191919

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,00 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,88 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,78 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,97 34,92 240,850

Okul Ortalaması 21,7312,30 18,65 2,93 1,40 2,58 1,40 1,48 1,03 2,00 1,63 1,59 3,65 0,95 3,41 0,00 0,00 0,00 3,08 1,90 2,60 0,75 0,00 0,75 0,35 1,03 0,09 1,60 0,30 1,52 0,75 0,65 0,59 38,2421,64 32,81 235,250

KATILIMLAR

30 0 İBRAHİM BARUTCU 12A 18 12 15,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 29 19 24,25 213,285 134344

31 76 UYGAR KALINTAŞ 12A 20 13 16,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 25 22,75 208,558 139979

32 96 BERKANT OCAK 12C 16 20 11,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 28 33 19,75 200,255 149161

33 0 GÜRKAN BAYRAM 12C 17 15 13,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 24 24 18,00 194,638 154734

34 98 CEREN BAHRAM 12A 17 19 12,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 25 33 16,75 191,023 158005

35 106 BUSENUR BİRİNCİ 12C 11 12 8,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 20 20 15,00 186,260 161984

36 0 SÜMEYYE KAYA 12C 10 15 6,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 26 11,50 175,908 169627

37 0 CANAN OCAK 12C 10 23 4,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 18 30 10,50 173,198 171438

38 140 BÜŞRA OCAK 12C 6 18 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 15 31 7,25 163,700 176943

39 152 ÖZNUR B*OT * 12C 9 25 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 15 32 7,00 162,773 177415

40 116 ELMAS GÖR 12C 5 20 0,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 7 29 -0,25
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SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER BEKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,393 240,850 2 20 44 917 98511

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 2 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,12 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,00 1,03 1,26

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,88 8,61 8,60

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,38 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,38 3,35 4,62

Toplam: 120 38 19 33,25 28 36,25 32,82 34,92

TYT Türkçe BcCAEA  bC eabCccCBEBDbCBbCBBEDACCECBCbd

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal baACBA a E C  EACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cd   Abb                                

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KÖROĞLU 79   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,355 240,850 1 13 24 647 73153

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 2 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,12 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 1,03 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,88 8,61 8,60

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 2,38 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 2,38 3,35 4,62

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,38 0,09 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,59 0,85

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,88 2,21 2,52

Toplam: 120 45 23 39,25 33 36,25 32,82 34,92

TYT Türkçe ECeAAEAAACEEbCeBEeDDCdbCaaEDAdCCADCdCBdb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBdd bdbBdEcCdEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D    BAC       B   a                    

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen  bB          C      

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BULUT 271 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,125 240,850 2 23 49 971 104591

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 2 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 24,00 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,03 1,26

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,75 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,62 8,61 8,60

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 3,75 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 3,75 3,35 4,62

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,09 0,23

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,88 1,52 1,43

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 0,59 0,85

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,25 2,21 2,52

Toplam: 120 39 30 31,50 26 42,62 32,82 34,92

TYT Türkçe BcaAEAA  b AaEbAcCBEdDDdebCBaE Aa  CdCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DbAC A BDbDC c ACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik e      ac dc      B E        c          

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen dd  d  C CA E  aAdd 

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK KUM 198 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,350 240,850 1 5 5 212 31780

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 2 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,00 18,65 19,18

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,03 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,75 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,62 8,61 8,60

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 3,75 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 3,75 3,35 4,62

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,12 0,09 0,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,88 1,52 1,43

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 0,59 0,85

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,25 2,21 2,52

Toplam: 120 58 17 53,75 45 42,62 32,82 34,92

TYT Türkçe cCBAAEeAeCEEcCCBEBDDC bCBBEDACCCADCECcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD EA  d BBdDCCEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik b Aa BA     bE   E  EA    Db            

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen   B    A   Cc  dC da

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER CİVELEK 93 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,475 240,850 5 29 67 1206 130352

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 8 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 16,41 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,16 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,62 1,03 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,34 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,75 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,16 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,75 0,84

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,53 3,35 4,62

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,06 0,09 0,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,59 0,85

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 2,21 2,52

Toplam: 120 31 23 25,25 21 26,00 32,82 34,92

TYT Türkçe BcCccAe     C ebcCdEBcDeebCBBacACeECdCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdAdB  dDEDCeBEcCAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik       e                                 

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen B                   

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN BAHRAM 98 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,023 240,850 8 34 84 1443 158005

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 8 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 16,41 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,16 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,62 1,03 1,26

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,34 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,75 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,16 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,75 0,84

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,31 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,59 0,85

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,31 2,21 2,52

Toplam: 120 25 33 16,75 14 26,00 32,82 34,92

TYT Türkçe cbBdAE  ca  DCCBdBDDddddcBEaAeCCdeeECddb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD dAadd ea bCdEdAdA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik    aaa                                  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen            C e      

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM BARUTCU 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,285 240,850 6 30 69 1248 134344

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 8 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 16,41 18,65 19,18

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,16 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 1,03 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,34 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,75 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,16 2,60 3,78

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,38 0,75 0,84

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,53 3,35 4,62

Toplam: 120 29 19 24,25 20 26,00 32,82 34,92

TYT Türkçe caeAA A Aa EeCC EBDD cbCB  DA CCbcd C ab

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD EA Ee daEbCa eA A     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik     d                          E     E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN BAHRAM 74 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,698 240,850 1 21 47 946 102419

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 8 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 16,41 18,65 19,18

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,16 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,62 1,03 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,75 8,61 8,60

Toplam: 120 37 19 32,25 27 26,00 32,82 34,92

TYT Türkçe ECBeAEAbAa   CCaEecbCBbCBBEaAaCCdbCECBBa

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBEADbd acdDCCEdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖNDER YASİN KARAL 77 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,450 240,850 4 26 61 1134 122402

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 8 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 16,41 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,16 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,62 1,03 1,26

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 8,75 8,61 8,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,59 0,85

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 2,21 2,52

Toplam: 120 31 15 27,25 23 26,00 32,82 34,92

TYT Türkçe BEaA b deb eedCbDCBEc a  ACBeE ACe CBCbB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal D  CBe  DEDC   ACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN YAĞCİ 80 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,435 240,850 3 25 60 1117 120954

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 8 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 16,41 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,16 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,62 1,03 1,26

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,34 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,75 8,61 8,60

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,16 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,75 0,84

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 0,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,09 0,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,31 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,59 0,85

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,31 2,21 2,52

Toplam: 120 32 17 27,75 23 26,00 32,82 34,92

TYT Türkçe BdC EAAEDC AC dbDCBEBDDCcbd    AC db    

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal eE CBd B ED aabACAEe     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik B                   E                   

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen d        a       c  

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR KALINTAŞ 76 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,558 240,850 7 31 73 1296 139979

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 8 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 16,41 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,16 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,62 1,03 1,26

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,34 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,75 8,61 8,60

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,16 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,38 0,75 0,84

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,09 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,31 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,06 0,59 0,85

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,31 2,21 2,52

Toplam: 120 29 25 22,75 19 26,00 32,82 34,92

TYT Türkçe cCBAAEc Aa  eCCeEBDbddACBBaDcdCCb C C  a

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBabcb  ac DdaEdAbA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik     d         C                         

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen     b      C        

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARAL 83 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,275 240,850 2 22 48 966 104395

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 8 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 16,41 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,16 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 1,03 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,34 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,75 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,16 2,60 3,78

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,38 0,75 0,84

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,09 0,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,31 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,59 0,85

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 2,21 2,52

Toplam: 120 35 13 31,75 26 26,00 32,82 34,92

TYT Türkçe cCB  E  Aa  b CBEaDD  ACBdEDA CCAbCECBdb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD Ed E  ae DCCEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik                           e       C     

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen                   e 

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM BEKTAŞ 86 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,168 240,850 16 18 39 873 94498

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 40 24 34,00 28 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe daBAAEe Aa    CBEBDbdebCBaEDAeC AeCECBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDdaAeE  acEcCaEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik      cc                        E  C     

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen c cc  Ac   C  BE    

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ÖKSÜZ 41 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,648 240,850 1 1 1 42 5116

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 9 0 9,00 45 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 78 1 77,75 65 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe BECAEAAEDCAAaECA C EBDDC ACBBE ACCECBCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEAC  CB EDCCB ACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik B CD ADED  D C DEC D  E       E  DE C   

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen        CECAE  C AE C

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ SERDAR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,423 240,850 12 14 28 698 78363

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 42 17 37,75 31 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe cCdcAEb bC   CCBEBcDCBAdBdaDACCCAaCEC Bb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD  b     c    EdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik  cADE A                B       E C      

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen c B  d A   C  B C   

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN KARAL 81 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,635 240,850 7 8 10 377 48751

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 50 14 46,50 39 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe dCBAAEA Aa  eCCBEdDDCBbCBBEDACCCADCdCBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBdA b  BaEDCaEBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D    BA     D                           

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cb    A    C   d  d 

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞATAY CİVELEK 65 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,080 240,850 5 6 7 256 36715

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 56 20 51,00 43 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe BcacEcAEeC AC CbDCBaBaDecACdBEDACCECBCCd

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEdC d B EDC   ACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik eACD dDED  D C DEC D  E   B   E   E  C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen c   e  CEa          

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KODALAK 68 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,748 240,850 15 17 33 795 87748

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 41 22 35,50 30 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe ecbAcAed C ACECADdaEBDD dACB  DAC ECBCbe

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdAC     EDdbc ACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik   e  A E        E      a     eE         

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen a      CECA   a e  C

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÖROĞLU 85 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,040 240,850 18 27 63 1163 125600

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 34 31 26,25 22 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe dddcEbedeC Ad dbDdcEBDc  bCB  DAC cCBCbe

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACBdbBDEcaCd ACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik B a    b         Cc           E         

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen B bb   CEC   c      

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER GÖROĞLU 67 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,850 240,850 6 7 8 326 44830

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 54 25 47,75 40 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe eECAEAAEbCAAdECADCBEBDDCdACaaEDACddCBCbd

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DddCBdbB EcCCdEACAEe     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BA D Aa         E   b                   

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen B b e eC CA b CaAdB 

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN CİVELEK 58 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,225 240,850 17 19 41 889 95842

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 39 21 33,75 28 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe dCBbAEA ea aa CBaBDDCBACB EeAeCCbbCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD dAa   ddEbCadBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik     EcA        B                  C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen        e   C        

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN ÖKSÜZ 21 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,248 240,850 4 4 4 162 25966

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 61 17 56,75 47 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe daBAeEcAAaEEDCCcEBDDC bCBBEcACCCADCECBBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD b  E  BBdDC EBACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik ea  ccA     DECB b     BA               

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen    e   AEE CECBECDAC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ENES KÖROĞLU 66 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,013 240,850 14 16 32 770 85928

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 5 21,75 54 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 38 8 36,00 30 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe BdCAE A    AC  AeCBEB Dd b BBE ACC CBCaB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal Da Cd    E    EACAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik c      E                  B       E     

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen        C         EB 

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ERAYDIN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,813 240,850 2 2 2 129 20209

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 67 25 60,75 51 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe eECAEAAEbbAACECADCBEBDDCdACBaEDACeECBCaB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DddC A d EcCCdEACAEe     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik BAC  Aa DA abe cECBDE                   

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen BcbdeAACECA EcCaAdBC

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KÖROĞLU 64 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,023 240,850 8 9 15 496 58702

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 49 24 43,00 36 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe BcaAEeAE CAeaECbcCBdBDDCdACBBaDACedCdCCB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DadCB  B EDCCBaACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik cA           C   C          ecE   E  C  

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen Bcb  A Cb       Ad  

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ZAMANİS 48 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,910 240,850 13 15 31 753 84658

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 43 27 36,25 30 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe ECBAeEe eCEdc CBEBDDeBbdcBEcAeCCbaCECcBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBaADEdbB  c C          

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik D eabBA        B        A      E     E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen cb eb  A EcCE     d 

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KÖROĞLU 20 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,483 240,850 3 3 3 160 25851

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 60 11 57,25 48 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe ECBAAEA ACEEDCCBEBDDCcACBBEDACCeADCdCBBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD dd E  Be D CEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   A Ec C    DE B E                C  E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen        A   CEC dCa a

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KÖROĞLU 51 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,960 240,850 11 12 19 606 69756

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 46 24 40,00 33 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe cCeAeaA eCEdeCCdEBDDdcACB EDACCCADCECcBb

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD dd E   eEDd EdACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   A EBAC       B    a     e             

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen   ae   A   CECd a eC

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KARAL 71 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,615 240,850 10 11 17 578 66301

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 47 25 40,75 34 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe BEe EdAd C ACceAcCBEBDbdBbCBcEcAC ECBCb 

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACBdbBDEc Cd ACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik    D   b       D CB        Ac E   E     

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen dcbb   CE A Ec   E  

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ÖKSÜZ 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,475 240,850 9 10 16 499 59358

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 18 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,26 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,57 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,46 1,03 1,26

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,72 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,64 8,61 8,60

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 5,03 2,60 3,78

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,50 0,75 0,84

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 6,53 3,35 4,62

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,14 0,09 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,76 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,33 0,59 0,85

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,24 2,21 2,52

Toplam: 120 47 16 43,00 36 44,67 32,82 34,92

TYT Türkçe ECBAAEeAACEE CCBdBDeCdbCBBaDAeCCdaCECdBC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CD    E   eED CEeACA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik   A ac    C  EC                E     E  

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen  bBe       C        

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 1 0 100
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN KARAL 103 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,420 240,850 1 24 59 1087 116915

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,00 8,61 8,60

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,00 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,00 3,35 4,62

Toplam: 120 33 17 28,75 24 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe BdCAE e Da Aa CbDCBEBDad bCB aDAC EC  bB

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal Da Cdd a EDCCBdACAEd     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik        E       c                        

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT OCAK 96 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,255 240,850 3 32 77 1366 149161

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,00 8,61 8,60

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,00 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 0,00 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,09 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,59 0,85

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,12 2,21 2,52

Toplam: 120 28 33 19,75 16 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe BcbeEAe aCcea CbbCBEBDbCebbBdceA  dCBCac

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DdACdd a EbCadaAeAEB     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik d     cE       c  c E                   

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENUR BİRİNCİ 106 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,260 240,850 5 35 85 1463 161984

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,00 8,61 8,60

Toplam: 120 20 20 15,00 13 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe BEedaA  bC AabCb bdEB             EeBCbd

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DaeC b a EDCCcEAeAce     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 1 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA OCAK 140 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,700 240,850 8 38 91 1543 176943

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 18 1,50 4 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,00 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,00 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 0,00 3,35 4,62

Toplam: 120 15 31 7,25 6 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe ccabEeA  aAced d  dEe a    ccaaA a   C  

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DEACed BabDCea A Aac     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik ed    b             c        b          

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 4 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN OCAK 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,198 240,850 7 37 89 1518 171438

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,00 8,61 8,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,09 0,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,20 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,59 0,85

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,12 2,21 2,52

Toplam: 120 18 30 10,50 9 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe caBdeEe eb  DdCdEcDa ebdacEDAd  e ecbcBd

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CbBd cE  d EbCb dA A     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Fen            C        

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 5 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Karbohidratlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELMAS GÖR 116 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 20 0,00 0 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1 6,00 8,61 8,60

Toplam: 120 7 29 -0,25 0 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe cbBAdEA  d  abbdbBaae bed ce bb b       

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal Ccdbcead        de A     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 6 13
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER ERAYDIN 99 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,888 240,850 2 28 66 1199 129867

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,00 8,61 8,60

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,00 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,00 3,35 4,62

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,09 0,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 0,59 0,85

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,12 2,21 2,52

Toplam: 120 30 18 25,50 21 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe  ECeE A ba Aa Cb CB B cCeACBcE AC dCBCbd

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal DaAC d B E C c ACAEc     

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik  e     b       D                        

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN BAYRAM 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,638 240,850 4 33 80 1411 154734

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,00 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,00 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,00 3,35 4,62

Toplam: 120 24 24 18,00 15 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe cCebAE  dd  bCCBEBDD BbbcBdaA  C DCaCcab

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDBaeeEded ae  E  CA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik       e                                 

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR B*OT * 152 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,773 240,850 9 39 92 1549 177415

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 25 2,75 7 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,00 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,00 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,00 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,09 0,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,59 0,85

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,12 2,21 2,52

Toplam: 120 15 32 7,00 6 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe eca EA  bbcdbaec CdacDDe dCcdaDc abCBeea

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

TYT Sosyal bddCB Cd       A AE      

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

TYT Matematik                     d c                 

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 6 13
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

TRABZON / DÜZKÖY / ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KAYA 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,908 240,850 6 36 87 1509 169627

Puanı Hesaplanan: 39 93 1585 186132

Katılımlar: 10 40 94 1614 191919

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 15 6,25 16 8,18 18,65 19,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 2,58 2,21

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,45 1,03 1,26

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,10 1,59 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,48 3,41 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,00 8,61 8,60

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,00 2,60 3,78

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,75 0,84

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,00 3,35 4,62

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,09 0,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,20 1,52 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,59 0,85

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,12 2,21 2,52

Toplam: 120 18 26 11,50 10 14,30 32,82 34,92

TYT Türkçe cCdAAbb Ad   Cb  Bb  ebd   e   dA dcCBaC

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

TYT Sosyal CDddA Eda cabC EeAeA     

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

TYT Matematik       e                                 

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

TYT Fen                d    

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 1 13
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Verilerin Grafikle Gösterilmesi 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
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