
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TRABZON DÜZKÖY ÇAYIRBAĞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-2 37 77 114 20844

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,4 20,19 10,1 4,6 8,97 6,4 4,7 5,20 2,5 3,4 1,59 41,7 23,1 35,95 239,690

Okul Ortalaması 22,3 9,8 19,81 11,9 4,0 10,92 6,5 3,0 5,70 2,1 2,0 1,59 42,7 18,8 38,02 254,310

KATILIMLAR

1 27 MELİSA ERAYDIN 12B 32 7 30,25 15 4 14,00 23 10 20,50 11 7 9,25 81 28 74,00 361,918 1 1 1 2 1107

2 70 NUR DENİ ZDEMİR 12A 33 7 31,25 15 4 14,00 25 12 22,00 7 11 4,25 80 34 71,50 354,038 1 2 2 3 1287

3 21 GÜLÇİN ÖKSÜZ 12B 35 4 34,00 10 6 8,50 11 3 10,25 11 5 9,75 67 18 62,50 326,720 2 3 3 4 2228

4 0 SİNEM ÖKSÜZ 12B 37 1 36,75 12 3 11,25 11 4 10,00 2 3 1,25 62 11 59,25 316,208 3 4 7 8 2741

5 41 AYŞENUR ÖKSÜZ 12B 36 2 35,50 12 3 11,25 9 2 8,50 4 1 3,75 61 8 59,00 315,715 4 5 8 9 2774

6 64 MELİSA KOROLU 12B 32 4 31,00 14 6 12,50 10 5 8,75 4 5 2,75 60 20 55,00 304,180 5 6 12 13 3579

7 65 ÇAĞATAY CİVELEK 12B 25 9 22,75 11 5 9,75 21 5 19,75 3 5 1,75 60 24 54,00 302,193 6 7 13 15 3731

8 58 FURKAN CİVELEK 12B 31 6 29,50 14 2 13,50 7 3 6,25 3 5 1,75 55 16 51,00 292,255 7 8 18 23 4597

9 81 BEDİRHAN KARAL 12B 30 5 28,75 13 3 12,25 5 3 4,25 5 0 5,00 53 11 50,25 290,218 8 9 21 26 4789

10 48 MERT ZAMANİS 12B 25 11 22,25 11 2 10,50 12 3 11,25 4 3 3,25 52 19 47,25 281,933 9 10 24 31 5758

11 79 SAMET KÖROĞLU 12B 30 9 27,75 11 4 10,00 9 6 7,50 1 0 1,00 51 19 46,25 278,108 10 11 28 35 6243

12 94 BARIŞ SERDAR 12B 27 10 24,50 12 2 11,50 8 5 6,75 3 2 2,50 50 19 45,25 275,570 11 12 29 36 6591

13 86 ADEM BEKTAŞ 12B 26 12 23,00 12 2 11,50 9 3 8,25 2 0 2,00 49 17 44,75 274,235 12 13 30 37 6751

14 85 EREN GÖROĞLU 12B 27 10 24,50 13 3 12,25 6 1 5,75 3 3 2,25 49 17 44,75 274,050 13 14 31 38 6779

15 74 NAZLICAN B* RAM 12A 27 8 25,00 15 3 14,25 3 2 2,50 2 0 2,00 47 13 43,75 270,955 2 15 33 40 7200

16 66 İSMAİL ENES KÖROĞLU 12B 27 5 25,75 13 1 12,75 4 5 2,75 2 4 1,00 46 15 42,25 266,288 14 16 36 43 7892

17 83 YUSUF KARAL 12A 25 6 23,50 13 2 12,50 6 2 5,50 44 10 41,50 264,275 3 17 38 46 8185

18 93 CANER CİVELEK 12A 24 14 20,50 16 4 15,00 6 4 5,00 46 22 40,50 261,645 4 18 41 51 8566

19 71 SELİM KARAL 12B 23 14 19,50 13 5 11,75 6 10 3,50 5 2 4,50 47 31 39,25 258,180 15 19 45 55 9066

20 0 İBRAHİM BARUTCU 12A 25 9 22,75 11 3 10,25 6 3 5,25 42 15 38,25 254,558 5 20 46 57 9596

21 77 ÖNDE RYASİN KARAL 12A 11 3 10,25 19 1 18,75 4 2 3,50 1 0 1,00 35 6 33,50 241,878 6 21 54 68 11303

22 103 ALİ EREN KARAL 12C 21 8 19,00 14 3 13,25 1 0 1,00 36 11 33,25 239,945 1 22 55 69 11556

23 80 SÜLEYMAN YAĞCİ 12A 24 7 22,25 9 9 6,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 18 31,50 234,228 7 23 56 72 12308

24 68 DAMLA KODALAK 12B 26 9 23,75 4 5 2,75 4 4 3,00 1 0 1,00 35 18 30,50 231,063 16 24 57 74 12703

25 119 CANAN OCAK 12C 20 14 16,50 13 4 12,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 34 20 29,00 227,415 2 25 59 77 13175

26 73 CANER BEKTAŞ 12A 17 14 13,50 10 4 9,00 6 3 5,25 1 0 1,00 34 21 28,75 227,110 8 26 60 78 13215

27 98 CEREN BAHRAM 12A 15 13 11,75 11 5 9,75 6 1 5,75 1 0 1,00 33 19 28,25 225,828 9 27 61 79 13360

28 76 UYGAR KALINTAŞ 12A 17 16 13,00 12 7 10,25 6 4 5,00 35 27 28,25 225,625 10 28 62 81 13394

29 96 BERKANT OCAK 12C 16 16 12,00 13 5 11,75 2 1 1,75 1 0 1,00 32 22 26,50 220,510 3 29 66 91 13963

30 0 SÜMEYYE KAYA 12C 14 14 10,50 12 6 10,50 4 1 3,75 30 21 24,75 215,380 4 30 67 92 14474

31 159 GÜRKAN BAYRAM 12C 16 17 11,75 11 8 9,00 1 1 0,75 28 26 21,50 205,403 5 31 69 96 15441

32 106 BUSENUR BİRİNCİ 12C 11 9 8,75 12 5 10,75 0 1 -0,25 23 15 19,25 198,998 6 32 70 99 15957

33 116 ELMAS GÖR 12C 7 15 3,25 13 3 12,25 1 1 0,75 21 19 16,25 190,653 7 33 71 101 16613

34 126 ŞERMİN KÖR 12C 14 22 8,50 9 6 7,50 0 6 -1,50 23 34 14,50 184,625 8 34 72 104 17011

35 140 BÜŞRA OCAK 12C 6 20 1,00 12 5 10,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 20 28 13,00 181,100 9 35 74 106 17238

36 152 ÖZNUR BAROTCU 12C 11 14 7,50 7 3 6,25 0 5 -1,25 18 22 12,50 178,725 10 36 75 108 17401

37 0 ESER ERAYDIN 12C 1 0 1,00 4 2 3,50 1 1 0,75 6 3 5,25 157,725 11 37 77 114 18566
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